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| Gosierng REGIONAL
ORDEN DE COMPRAN® 64/ HRRRRRCCS |
SENOR(ES)
SOC. COMERCIAL MARIA TERESA ROJAS E HIJAS EIRL
RUT EMPRESA 77.255.100-2
DIRECCION O HIGGINS N° 324
FONO
De nuestra consideracién: Agradeceremos se sirva dar curso a la siguiente orden de compra:
VALOR VALOR
UNITARIO | TOTAL
CANTIDAD DETALLE NETO
1 CARPETA CUERO CON PASADOR 11.681 11.681
SUB-TOTAL 11.681
IMPTO. 19% 2.219
TOTAL 13.900

CON CARGO A LA CUENTA 2204001
ID:38255

1- La factura deberd ser enviada a: GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO RUT: 72.225.700-6, PRAT 350, LA SERENA

2- Esta orden de compra SOLO es vélida por los productos

La Serena, 28 de Agosto de 2012
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Maria Paz Velis Montenegro

De: Libreria Rojas - La Serena <rojas.libreria@gmail.com>
Enviado el: viernes, 24 de agosto de 2012 10:33

Para: Maria Paz Velis Montenegro

Asunto: Re: SOLICITA COTIZACION

Srta. Maria Paz, ya se encuentra reservada su carpeta, nuestros datos son:

Nombre : Soc. Com. Maria Teresa Rojas e Hijas Itda.
Rut . 77.255.100-2
Direccion : O"higgins N*324

Atte.
Gloria
El 24 de agosto de 2012 10:14, Maria Paz Velis Montenegro <mpvelis@gorecoquimbo.cl> escribid:

Gloria,
Favor reservar la con pasador.

Agradeceré nos envie los datos de la empresa para emitir la orden de compra.

Gracias,

Saludos,

Y= Maria Paz Velis Montenegro
Administrotiva Unidod de Qperociones
Departamento de Administracion
Divisidn de Administrocion y Finanzos
Gobierno Regionol de Coquimbe - Chile

Fon: (56.51) 207237
Fou: [56-51) 214023

Emmail; mpvalaiigonscoguimbe. el

"‘ Diroccin: Arturo Prot M350, Lo Serena - Chie

De: Libreria Rojas - La Serena [mailto:rojas.libreria@gmail.com]
Enviado el: viernes, 24 de agosto de 2012 10:08

Para: Maria Paz Velis Montenegro

Asunto: Re: SOLICITA COTIZACION




Srta. Maria Paz, buenos dias, si tengo unos similares, el mas simple tiene un valor de $9900 y hay oto con
pasador a $$13900.

Atte.

Gloria

El 23 de agosto de 2012 20:14, Maria Paz Velis Montenegro <mpvelis@gorecoquimbo.cl> escribié:

Gloria
Hace poco dias fui y habian unas similares en vitrina, ya no tienen?

Atenta a sus comentarios

Aaria Paz Velis M.

Enviado desde mi iPhone

El 23-08-2012, a las 20:08, "Libreria Rojas - La Serena" <rojas.libreria@gmail.com> escribio:

Srta. Maria Paz, buenas tardes, lamentablemente no tenemos el producto que Ud. requiere.
Atte.
Gloria Figueroa

El 23 de agosto de 2012 12:30, Maria Paz Velis Montenegro <mpvelis@gorecoquimbo.cl> escribio:

Sres. Libreria Rojas

Junto con saludarles, agradeceremos tener a bien el envio de cotizacion por la adquisicion de carpeta porta
documentos de Cuero y/o similar, segin imagen referencial que se adjunta,
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Se despide atenta a sus comentarios,
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