REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL
REGION DE COQUIMBO

ORDEN DE COMPRA N° 69

_GOBiERND,
| REGION DF

EGiONAL
OQUIMBO

)"\

SENOR(ES) S.P.C. Computacién Limitada
RUT EMPRESA 78.842.100-1
DIRECCION Av. Pedro Pablo Mufoz 282 Of. A
De nuestra consideracién: Agradeceremos se sirva dar curso a la siguiente orden de compra:
VALOR
CANTIDAD DETALLE st | TOTAL
NETO
1 Recambio de Unidad de Film 23.277 23.277
1 Servicio de Mantencién de impresora HP LASER JET P3005DN 28.000 28.000
1 Servicio de recambio de bujes unidad de fusor 12.521 12.521
SUB-TOTAL 63.798
IMPTO. 19% 12.122
TOTAL 75.920

2206007 "Mantenimiento y Reparacién de Equipos Informdticos"

ID: 38416

1- La factura deberd ser enviada a: GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO RUT: 72.225.700-6, PRAT 350, LA SERENA
2- Esta orden de compra SOLO es vélida por los productos

La Serena, 31 de Agosto de 2012
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Gobierno Regional - Regién de Coquimbo




S.P.C. Computacién Limitada
free) Rut : 78.842.100-1

TP
e Av. Pedro Pablo Murioz 282 Of. A
E !omputc}cic’)n | !dg_ ' Fono : 051 - 215254

Fono / Fax : 051- 217409

La Serena
Servicios Profesionales en Computacidn Email : spcitda@terra.cl
INFORME TECNICO (OT: 18322)
Empresa ! Gobierno Regional Regién de Coquimbo.
Contacto : Lorena Baez B.
Equipo(s) : Impresora HP LASER JET P3005DN
Nlmero de Serie ‘ BRHS997G20
Referencia . Revision completa.

Se recibe impresora con fecha 27 de Agosto del presente afio con Orden de trabajo
asignada N° 18322 con la siguiente falla reportada por el cliente y/o usuario

Revision completa, maquina no imprime bien.
Se realiza una revisién completa del equipo, Se detecta unidad de Film dafiada y bujes

de unidad de fusor dafiados, ademas requiere realizar un servicio de mantenimiento
completo y el recambio del repuesto con dafios

A continuacion se detalla valor de revision:

Cantidad | Descripcién Valor Unitario Valor Total
01 Recambio de unidad de Film $ 27.700.-
01 Servicio de Mantencion de impresora HP $ 33.320.-
LASER JET P3005DN
01 Servicio de recambio de bujes unidad de $ 14.900.-
fusor
| Total IVA Incluido |$ 75.920.-

El valor es al contado y con iva incluido.

Sin otro Particular se despide atentamente de Usted.

Giglio Areyuna Abalos
La Serena, 30 de Agosto del 2012 Servicio Técnico
SPC Computacion Ltda..



Maria Paz Velis Montenegro

De: Oscar Galvez Villarroel

Enviado el: lunes, 27 de agosto de 2012 18:06

Para: Lorena Baez Banda

CcC: Operaciones; Pilar Gonzélez Gonzalez; Felipe Eduardo Guaman Nicolodi
Asunto: Re: Reparaciones

Equipos entregados al proveedor,

Saludos,

Oscar Galvez Villarroel
Enviado desde mi iPhone

_F127-08-2012, a las 9:57, "Lorena Bdez Banda" <Ibaez@gorecoquimbo.cl> escribidé:
(

Estimad@s, junto con saludarlos, les solicito tengan a bien, llevar el siguiente equipamiento a SPC, para
que sea revisado y entreguen presupuesto de reparacién:
1. Impresora Laser, N2 inventario 2551
2. Impresora Unidad de Personas, N2 inventario 2115
3. NoteBook Consejero Miguel Bauza, no lo tiene.
Quedo atenta
Gracias!!!
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Maria Paz Velis Montenegro

De: Lorena Baez Banda

Enviado el: jueves, 30 de agosto de 2012 16:45

Para: Operaciones

Asunto: RV: presupuesto OT 18322

Datos adjuntos: Laser P3005DN Gobierno_0OT18322.docx

Estimad@s, adjunto presupuesto por mantencion de impresora.
Favor autorizar el trabajo.
Atte.

1 FI==  Lorena Biez Banda

‘[ Gobierno Regional de Coquimbo

[ Encargada de Informatica

é 051207236 Trabajo

| el {09)92354863 Movil

| 'gﬁ . Ibaez@gorecoquimbo.cl

Ll g | Arturo Prat N® 350, primer piso
y 1710088 La Serena Elqui

http://www.gorecoquimbo.cl

De: Giglio Areyuna A [mailto:gareyuna.spc@terra.cl]
Enviado el: jueves, 30 de agosto de 2012 11:14
Para: Lorena Baez Banda

Asunto: presupuesto OT 18322

Buenos dias Lorena espero que te encuentres bien, te hago llegar el informe-presupuesto de la impresora Laser recibida

esta semana.
Quedo a la espera de tu confirmacidn para pedir los repuestos
Atte.

Giglio Areyuna A.
‘e Administrativo y Supervisor de Servicios.

SPC Computacién Ltda.

Fono: 051 - 217409
La Serena.



