REPUBLICA DE CHILE .

GOBIERNO REGIONAL U

REGION DE COQUIMBO )
"N

R EGIONAL
REGION DE L OQUIMEO

ORDEN DE COMPRA N° 71 / - GomEnn:
SENOR(ES) S.P.C. Computacién Limitada
RUT EMPRESA 78.842.100-1
DIRECCION Av. Pedro Pablo Mufiez 282 Of. A

De nuestra consideracién: Agradeceremos se sirva dar curso a la siguiente orden de compra:

VALOR
CANTIDAD DETALLE U\IIIT;-A?{TO TOTAL
NETO

1 Ajuste Unidad de Carro 10.000 10.000

1 Servicio de Mantencién de impresora HP Office Jet Pro y Eliminacion de finta residual 35.000 35.000

Impresora Unidad de Personas

SUB-TOTAL 45.000

IMPTO. 19% 8.550

TOTAL 53.550

2206007 "Mantenimiento y Reparacién de Equipos Informaticos"

ID: 38595

1- La factura deberd ser enviada a: GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO RUT: 72.225.700-6, PRAT 350, LA SERENA
2- Esta orden de compra SOLO es vélida por los productos

La Serena, 6 de septiembre de 2012

CLAUDIA LEONOR ROJAS ROJAS

Jefe Departamento Administracién

CLRR/mpvm




e, T S.P.C. Computacién Limitada
R s Rut : 78.842.100-1
EEEY Y Av. Pedro Pablo Muiioz 282 Of. A
i~ Fono : 051 - 215254
ComDUTOCIOH da. Fono / Fax : 051- 217409
T - B La Serena
Servicios Profesionales en Computamon Email : spcltda@terra‘(ﬂ
INFORME TECNICO (OT: 18323)
Empresa z Gobierno Regional Regién de Coquimbo.
Contacto : Lorena Baez B.
Equipo(s) : Impresora HP Office Jet Pro K850
Numero de Serie : TH725430F1
Referencia : Revision completa.

Se recibe impresora con fecha 27 de Agosto del presente afio con Orden de trabajo
asignada N° 18323 con la siguiente falla reportada por el cliente y/o usuario

Revision completa,.
Se realiza una revision completa del equipo, Se detecta tinta derramada en su interior,
ademas requiere ser realizar un servicio de mantenimiento completo y ajustes en la unidad

de carro.

Tinta Magenta agotada.

A continuacién se detalla valor de revisién:

Cantidad | Descripcion Valor Unitario Valor Total

01 Ajustes de unidad de Carro $ 11.900.-

01 Servicio de Mantencion de impresora HP $ 41.650.-
Office jet Pro y eliminacion de Tinta Residual

[ Total IVA Incluido |$ 53.550.- |

E! valor es al contado y con iva incluido. Considerar 5 dias habiles para la realizacion del servicio
una vez aprobado.

Sin otro Particular se despide atentamente de Usted.

Giglio Areyuna Abalos
La Serena, 3 de Septiembre del 2012 Servicio Técnico
SPC Computacion Ltda..



Maria Paz Velis Montenegro

De: Lorena Baez Banda

Enviado el: jueves, 06 de septiembre de 2012 11:46

Para: Operaciones

CC: Irene Gonzalez Ireland; Patricia Angel Moraga
Asunto: RV: Presupuesto OT 18323

Datos adjuntos: Officejet K850 Gobierno_0T18323.docx

Estimad@s, favor autorizar reparacion, la que se encuentra autorizada por la Jefa DAF.
Atte.

» e Lorena Biez Banda

| Gobierno Regional de Coquimbo
Encargada de Informatica
051207236 Trabajo

- [09)92354863 Mavil

,.!‘ Ibaez@gorecoquimbo,cl

e Arturo Prat N® 350, primer piso

‘ - 1710088 La Serena Elqui

} http://www.gorecoquimbo.cl

{

\

De: Giglio Areyuna A [mailto:gareyuna.spc@terra.cl]
Enviado el: lunes, 03 de septiembre de 2012 19:37
Para: Lorena Baez Banda

Asunto: Presupuesto OT 18323

Buenas tardes Lorena, te hago llegar el presupuesto por la maquina Officelet Pro. Te comento que no podemaos
probarla debido a que tiene la tinta magenta vacia, de todas maneras se revisé completamente y requiere la eliminacién
de la tinta derramada y su respectiva mantencidn.

Atte.

Giglio Areyuna A.

Jefe Administrativo y Supervisor de Servicios.
3PC Computacion Ltda.

Fono: 051 - 217409

La Serena.



