ORDEN DE COMPRA INTERNA

Codigo

DAF-OPER-01-R-01

)‘ﬁ [Fecha 10 de octubre de 2012
- GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO

o) gl Version 00
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO
PRAT N° 350, PRIMER PISO, LA SERENA
GIRO: Administracién Publica y Defensa
RUT: 72.225.700-6

ORDEN DE COMPRA N° 12y /

RAZON SOCIAL: MAURICIO JAVIER ARISPE CAYO
RUT RAZON SOCIAL: 16.227.189-K
DIRECCION: Tajamares 2865, Arica
FECHA DE EMISION: 09-07-2013

CONDICIONES DE PAGO:

30 DIAS CONTRA RECEPCION DE FACTURA

De nuestra consideracién: Agradeceremos se sirva dar curso a la siguiente orden de compra:

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Reparacion de lente 18-135-mm de cémara Conon 7D 43.697 43.697
SUB-TOTAL 43.697
IVA 19% 8.303
TOTAL 52.000

CON CARGO A LA CUENTA 2206004

1D:43846

1- Lo solicitado deberd ser enviada a: GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO RUT: 72.225.700-6, PRAT 350, LA SERENA

2- Esta orden de compra SOLO es vélida por los productos indicados en esta Orden de Compra.
3.- la orden de Compra deberd venir adjunta a la Factura.
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.
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ADMINISTRATIVO UNIDAD DE OPERACIONES
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Re' CAMARA CANON OC 524-788-SE12

Claudio Rios Espi <cnnsgg quimbo.cl>
Para: Maria Paz Velis Montenegro <mpuelis@gorecoquimbo.cl>
Cc: Oscar Ramos <patoor34@gmail.com>, Luis Rojas <lrojas@gorecoquimbo.cl>, Valeria Cerda <wcerda@gorecoquimbo. cl>

Estimada Maria Paz

Por favor, dar curso a la reparacion del lente que propone el técnico.

Agradecido de ant )
CR

Emiado desde mi iPhone

El 03-07-2013, a las 12:14, "Maria Paz Velis Montenegro™ <mpuwelis@gorecoquimbo.cl> escribié:

Estimados,

Envio reparte de servicio técnico por problemas en camara fotogrdfica.
Saludos,

Maria Paz Velis Montenegro

Administrativa Uni dad de Operaciones

Departamanto Administracion

Division de Administracion y Finanzas

Fono: (+56 51) 2 207237 - Mavil: +56 9 91906714

i Y Gobwerno Regional - Fagein de Coguimbe
b Artum Prat s 150 - La Sereny
T Vieb v gormCoguemie gob o

Mensaje reenvado
De: Mauricio Arispe <ancafish@live.cl>

Fecha: 9 de julio de 2013 11:43

Asunto: RE: CAMARA CANON OC 624-788-SE12

Para: Maria Paz Velis Montenegro <mpwelis @gorecoquimbo.ci>

Estimada Mana Paz, segun lo conversado via telefonica.
El lente presento la falla, la cAmara esta en perfectas condiciones,
Esto se debid a alguna fuerza woluntaria o involuntaria.

Tal como les aconseje, dicho lente es de calidad muy baja y siempre tendn bl

La reparacion del Lente, tiene un valor de $52.000 ha incluide, incluye 3 meses da garantia, pero les volvera a fallar dentro del afio debido a la construccion plastica del lente.
e El lente nuewo, se los puedo dejar a $199.000 IVA INCLUIDO.

Ahora, si necesitan otras allematias de lentes, tambien me pueden consultar.

Adjunto Nota del tecnico.

Estimado Mauricio:

Ya revise su equipo y el problema se generd por unos tomillos del lente, la rotula del zoom debe haber sufrido alguna fuerza indebida o golpe , los cuales se despr
micro-escobilla de contactos del sistema AF seguramente al girar el zoom. La falla tiene solucién, es decir cambiando la micro-escobilla , sellando correctament
el AF.

El costo total por esta reparacion entre mano de obra y repuesto, le cuesta $52.000 .

En espera de su confirmacion le saluda atte.

José Vicencio.

From: mpvelis @gorecoquimbo.cl

Date: Tue, 2 Jul 2013 19:26:50 -0400

Subject: Re: CAMARA CANON OC 624-788-SE12
To: arcafish@iive.cl

Estimado,

Agradeceré dar prioridad ya que es un equipo de suma importancia para el funcionamiento de la unidad de comunicaciones, ellos dan cobertura a las actividades del Sr. Intendente y
Regionales.

Atte,.

Maria Paz Velis Montenegro
Emvado desde mi iPhone

Adminicirativa | Inidad da Nnaracinnes



Departamento Administracion
Divsion de Administracion y Finanzas
Fono: (+56 51) 207237 - Moul: +56 9 91906714

[EYE Gobsermo Regionad - Regidn de Coguimbo
% Artirs Prat @ 150 - La Sarena
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El 02-07-2013, a las 19:24, Mauricio Arispe <aricafish@live.cl> escribio:

Esta semana sale el informe
Enmviado desde mi iPhone 5

El 02-07-2013, a las 19:17, "Maria Paz Velis Monlenegro® <mp.elis@gorecoquimbo.ci> escribié:

Alguna novedad?7777

Maria Paz Velis Montenegro
Emiado desde mi iPhone

Administrativa Unidad de Operaciones

Departamento Administracion
Diision de Administracién y Finanzas
Fono: (+56 51) 2{}?23? - Moul: +56 9 91806714

+ Rgiin de C
Arturo Prat » 350 - La Serens

b . wvew QoraCogwiTbo Gob o

El 01-07-2013, a las 17:39, "Maria Paz Velis Montenegro® <mpuwelis @gorecoquimbo.cl> escribio:

Estimado,
Alguna noticia respecto de la cdmara?? quedd de damos informacion la semana pasada.
Atenta a sus comentarios,

Maria Paz Velis Montenegro

Administrativa Unidad de Oparaciones

Departamento Administracion
Division de Administracion y Finanzas
Fono: {+56 5]] 2 207237 - Mdvil: +56 9 91906714

- Pgein de G
Am.mlrun 350 - La Serena
. Wab: www gorecoguimbo gobs of

El 20 de junio de 2013 17:36, Maria Paz Velis Montenegro <mpielis @gcrecoquimbo.cl> escribid:
Ok Mauricio, muchas gracias,
Saludos,

Maria Paz Velis Montenegro
Emvado desde mi iPhone

Administrativa Unidad de Operaciones
Departamento Administracion

Division de Administracion y Finanzas
Fomx (+56 51) 207237 - Mdnil: +56 9 91906714

- Ragein de Cog
Mum’rl(' 130 - L Sermna
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El 20-06-2013, a las 17:31, Mauricio Arispe <aricafish@live.cl> escribio:

Recibida, mafiana se va a revsion y durante la prox. Semana tendre el informe
Emdado desde mi iPhone 5

El 19-06-2013, a las 12:44, "Maria Paz Velis Montenegro® <mpwelis @oorecoquimbo. o> escribis:

Estimado Mauricio,

Junto con saludarte cordialmente, solicito puedas indicamos si la camara despachada el dia de ayer para
revision fue recepcionada y cuando podriamos tener un reporte respecto de las fallas.

Saludos,

Maria Paz Velis Montenegro



Administrativa Unidad de Operaciones
Departamento Administracion

Division de Administracién y Finanzas

Fonp: (+56 51) 2 207237 - Movil: +56 9 91906714

. Oobierno Ragonal - Ragidn de Coquitbo
L Arturo Frat # 150 - La Serena
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El 18 de junio de 2013 12:49, Maria Paz Velis Montenegro <mpuelis @gorecoquimbo.cl> escribio:
Mauricio, la cdmara serd enviada hoy via Chilexpress a la direccion que menclonaste.

Se envia cdmara Canon 7D Inventario N© 3330, lente Canon 18-135 mm. y cargador, adjuntas
van copia de factura e informacion de fallas entregadas por el usuario.

Atenta a tus comentarios,

Maria Paz Velis Montenegro

Administrativa Unidad de Operacionas

Departamento Administracion
Divisién de Administracion y Finanzas
Fono: {+56 51) 2 207237 - Movil: +56 9 915906714

Gobeermo Regional - Region de Coquimbo
' Arturo Prat ¢ 350 - La Serena
e Vb e Gorecoguimbo gob o

El 18 de junio de 2013 11:32, Mauricio Arispe <aricafish@live cl> escribié:
Santiago Centro
Saludos
Enviado desde mi iPhone 5
El 18-06-2013, a las 11:31, "Maria Paz Velis Montenegro® <mpwelis@gorecoquimbo.cl>
escnbio:
Mauricio esto es en que cormuna y/o region??
Saludos,

Maria Paz Velis Montenegro

Administrativa Unidad de Operaciones

Departameanto Administracion
Divislon de Administracion y Finanzas
Fono: {456 51) 2 207237 - Mévil: +56 9 91906714

' Arturc Prat ¢ 350 - La Serena
- Vb wrww gorer aquimbo gob.o)

El 18 de junio de 2013 11:26, Mauricio Arispe <aricafishillwe.cl> escribié:

Portugal 87, local 1b. Torre san Borja n8

Emdar a

GRACIELA TAPIA

Entregar entre 11.00 y 20.00 horas de lunes a viemes, horario
continuado

Saludos
Emiado desde mi iPhone 5

El 18-06-2013, a las 11:25, "Maria Paz Velis Montenegro™
<mpvelis @gorecoquimbo.ct escribic:

L : Py

De: Maria Paz Velis Montenegro
<mprelis@gorecoquimbo. o>

Fecha: 12 de junio de 2013 12:11

Asunto: CAMARA CANON OC 624-788-SE12

Para: arlcafish@lhe.cl

Cc: Operaciones <Operaciones{@gorecoquimbo.cl,
Claudio Rios Espinoza <crios @gorecoquimbo.ci>,
Oscar Ramos Campos
<oramosi@gorecoguimbe.cl>, Valeria Cerda




Duhalde <\cerda@gorecoquimbo.ci>

Sr. Mauricio Arispe Cayo
Presente.

Junto con saludarle cordialmente, informa

que la CAMARA CANON 7D + ORIETIVO 18-
135MM, adquirida sequn kicitacion 624-43-
L112, Orden de Compra 624-788-SE12,

presenta problemas, al parecer

esta descontrolada ya que el diafragma no
esta funcionando correctamente,

Agradeceré pueda indicamos el proceder
para coordinar revision del equipo con el
servicio técnico correspondiente.

Saludos,

Maria Paz Velis Montenegro

Administrativa Unidad de Operaciones

Departamento Administracion
Division de Administracion y Finanzas
Fono: (+56 51) 207237 - Mavil: +56 9 91906714
ﬁ ™ Giobmmo Ragional - Regudn de Coquimbo
'_ dsturn frat # 353 - La Serena
—_r Wab . www.porecoguimbo gob of

<624-788-se12.pdf>



